
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI PATNOS Değirmendüzü İlkokulu 3. SINIF 5.DENEME 79 174 886 131261

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT HAY FEN İNG

Türkçe Matematik Hay.Bil. Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 10,30 9 6 8,97 11 4 10,77 10 5 9,85 7 3 6,84 47 22 46,73 395,600

Okul Ortalaması 8 7 8,03 6 8 6,44 8 7 8,24 7 7 7,42 5 5 4,81 35 34 34,94 346,780

KATILIMLAR

1 3 YÜSRA OĞUZ 3C 13 2 13,00 13 2 13,00 14 1 14,00 13 2 13,00 9 1 9,00 62 8 62,00 462,938 1 1 6 26 20383
% 16

2 510 BERAT CAN CARUS 3C 13 2 13,00 12 3 12,00 14 1 14,00 13 2 13,00 8 2 8,00 60 10 60,00 454,510 2 2 10 50 27244
% 21

3 607 LAMİA KELEŞ 3B 12 1 12,00 11 4 11,00 11 2 11,00 12 3 12,00 8 2 8,00 54 12 54,00 431,281 1 3 16 100 45760
% 35

4 626 MUHAMMED SOLMAZ3A 12 3 12,00 11 4 11,00 13 2 13,00 12 3 12,00 5 5 5,00 53 17 53,00 429,868 1 4 19 110 46915
% 36

5 644 ŞEVİN KURT 3A 13 2 13,00 8 7 8,00 12 3 12,00 14 1 14,00 4 6 4,00 51 19 51,00 421,094 2 5 25 144 53738
% 41

6 798 MEMİR KELEŞ 3A 11 4 11,00 11 4 11,00 11 4 11,00 11 4 11,00 6 4 6,00 50 20 50,00 417,344 3 6 26 154 56470
% 43

7 624 İSLAM DURSUN 3B 12 3 12,00 8 7 8,00 14 1 14,00 12 3 12,00 6 4 6,00 52 18 52,00 414,817 2 7 30 168 58331
% 44

8 50 AHMET BİLİR 3A 13 2 13,00 9 6 9,00 11 4 11,00 11 4 11,00 5 5 5,00 49 21 49,00 412,695 4 8 33 176 59881
% 46

9 618 M ÇINAR DEMİR 3A 12 3 12,00 9 6 9,00 13 2 13,00 11 4 11,00 5 5 5,00 50 20 50,00 412,140 5 9 34 179 60272
% 46

10 125 ESMA NUR SAÇAR 3B 12 3 12,00 10 5 10,00 11 4 11,00 10 5 10,00 6 4 6,00 49 21 49,00 411,164 3 10 36 183 60991
% 46

11 544 YARN DURSUN 3A 10 5 10,00 9 6 9,00 12 3 12,00 12 3 12,00 5 5 5,00 48 22 48,00 404,495 6 11 40 216 65833
% 50

12 500 DEMHAT YILDIZ 3A 14 1 14,00 8 7 8,00 13 2 13,00 9 4 9,00 4 6 4,00 48 20 48,00 404,230 7 12 41 217 66058
% 50

13 146 FURKAN KAYA 3B 12 3 12,00 9 6 9,00 12 3 12,00 9 6 9,00 7 3 7,00 49 21 49,00 404,141 4 13 42 218 66114
% 50

14 635 NİSANUR KOÇAK 3B 12 3 12,00 6 7 6,00 9 6 9,00 13 2 13,00 6 4 6,00 46 22 46,00 395,404 5 14 46 259 72130
% 55

15 650 ZEHRA CAN 3A 12 3 12,00 5 10 5,00 12 3 12,00 12 3 12,00 7 3 7,00 48 22 48,00 392,935 8 15 49 277 73792
% 56

16 621 EMİN CAN 3B 12 3 12,00 5 10 5,00 12 3 12,00 12 3 12,00 5 5 5,00 46 24 46,00 388,957 6 16 52 302 76412
% 58

17 640 RABİA NUR YILDIZ 3A 13 2 13,00 9 6 9,00 9 6 9,00 7 8 7,00 4 6 4,00 42 28 42,00 386,752 9 17 55 315 77864
% 59

18 563 HALİLİBRAH İM  KILIÇ3B 12 3 12,00 8 7 8,00 10 5 10,00 8 7 8,00 6 4 6,00 44 26 44,00 386,309 7 18 56 318 78130
% 60

19 131 MEDİNE KOÇAK 3B 12 3 12,00 6 8 6,00 10 5 10,00 9 6 9,00 9 1 9,00 46 23 46,00 384,248 8 19 58 333 79445
% 61

20 634 NESRİN OĞUZ 3C 11 4 11,00 6 9 6,00 12 3 12,00 9 6 9,00 8 2 8,00 46 24 46,00 381,704 3 20 60 344 80989
% 62

21 599 HİCRAN CAN 3A 13 2 13,00 5 10 5,00 11 4 11,00 9 6 9,00 5 5 5,00 43 27 43,00 377,239 10 21 65 365 83687
% 64

22 326 MUSTAFA CAN 3A 10 5 10,00 8 7 8,00 10 5 10,00 9 6 9,00 3 7 3,00 40 30 40,00 374,974 11 22 66 380 84993
% 65

23 117 NER İZ YILDIZ 3B 12 3 12,00 7 8 7,00 11 4 11,00 6 9 6,00 5 5 5,00 41 29 41,00 370,458 9 23 68 405 87530
% 67

24 503 AGİT BARAN YILDIZ 3B 11 4 11,00 7 8 7,00 8 7 8,00 8 7 8,00 6 4 6,00 40 30 40,00 370,207 10 24 69 407 87673
% 67

25 606 İSHAK CAN 3A 10 5 10,00 7 8 7,00 10 5 10,00 8 7 8,00 4 6 4,00 39 31 39,00 365,674 12 25 74 436 90200
% 69

26 555 ZEHRA ÇELEBİ 3B 9 6 9,00 8 7 8,00 10 5 10,00 6 9 6,00 8 2 8,00 41 29 41,00 365,260 11 26 76 438 90420
% 69

27 135 ELİF ÇELİK 3C 10 5 10,00 8 7 8,00 11 4 11,00 5 10 5,00 5 5 5,00 39 31 39,00 361,829 4 27 77 458 92273
% 70

28 627 MUHAMEDŞAH OĞUZ3B 6 9 6,00 7 8 7,00 9 6 9,00 11 4 11,00 6 4 6,00 39 31 39,00 361,489 12 28 79 461 92435
% 70

29 518 CİHAT KOÇAK 3B 9 6 9,00 6 9 6,00 8 7 8,00 9 6 9,00 6 4 6,00 38 32 38,00 358,400 13 29 82 478 94036
% 72

30 619 MUHAMMED E RCANTÜKMEN3C 7 8 7,00 5 10 5,00 9 6 9,00 10 5 10,00 10 0 10,00 41 29 41,00 356,826 5 30 83 484 94837
% 72

31 276 KEMA L AYDIN 3C 8 7 8,00 4 11 4,00 11 4 11,00 10 5 10,00 5 5 5,00 38 32 38,00 350,105 6 31 89 519 98170
% 75

32 0 MUH METBAR KURT 3B 9 6 9,00 7 8 7,00 9 6 9,00 7 8 7,00 1 1 1,00 33 29 33,00 347,471 14 32 92 531 99433
% 76

33 573 AYŞENUR KAYA 3B 8 7 8,00 6 9 6,00 9 6 9,00 6 9 6,00 9 1 9,00 38 32 38,00 346,985 15 33 93 534 99642
% 76
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI PATNOS Değirmendüzü İlkokulu 3. SINIF 5.DENEME 79 174 886 131261

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT HAY FEN İNG

Türkçe Matematik Hay.Bil. Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 10,30 9 6 8,97 11 4 10,77 10 5 9,85 7 3 6,84 47 22 46,73 395,600

Okul Ortalaması 8 7 8,03 6 8 6,44 8 7 8,24 7 7 7,42 5 5 4,81 35 34 34,94 346,780

KATILIMLAR

34 602 HİRA KURT 3C 11 4 11,00 4 11 4,00 10 5 10,00 6 8 6,00 6 4 6,00 37 32 37,00 345,744 7 34 95 541 100242
% 76

35 560 FATMA OĞUZ 3C 10 5 10,00 5 10 5,00 7 8 7,00 6 9 6,00 8 2 8,00 36 34 36,00 344,221 8 35 96 550 100937
% 77

36 631 MUNZUR CARUS 3B 8 7 8,00 6 9 6,00 6 9 6,00 7 8 7,00 8 2 8,00 35 35 35,00 343,015 16 36 97 555 101491
% 77

37 142 ESRA KAYA 3A 8 7 8,00 7 8 7,00 10 5 10,00 5 10 5,00 5 5 5,00 35 35 35,00 342,895 13 37 98 556 101541
% 77

38 562 HABİP ÇİÇEK 3C 6 8 6,00 5 10 5,00 9 6 9,00 9 6 9,00 7 3 7,00 36 33 36,00 340,900 9 38 99 563 102433
% 78

39 505 ARİN DURSUN 3A 7 5 7,00 6 8 6,00 7 8 7,00 9 6 9,00 3 7 3,00 32 34 32,00 339,938 14 39 100 568 102866
% 78

40 630 MUHAMMED CAN 3A 5 10 5,00 7 8 7,00 8 7 8,00 9 6 9,00 3 7 3,00 32 38 32,00 338,436 15 40 101 576 103523
% 79

41 590 SAHRA DEMİR 3A 8 5 8,00 6 9 6,00 6 9 6,00 8 7 8,00 3 6 3,00 31 36 31,00 337,920 16 41 102 578 103765
% 79

42 541 ELİF SAÇAR 3C 7 8 7,00 8 7 8,00 7 8 7,00 5 10 5,00 5 5 5,00 32 38 32,00 337,394 10 42 103 581 104014
% 79

43 611 ABDULLAH DEMİR 3B 7 8 7,00 9 6 9,00 5 10 5,00 5 10 5,00 3 6 3,00 29 40 29,00 335,301 17 43 104 592 104939
% 80

44 595 MEHTAP ÇELİK 3C 8 6 8,00 7 8 7,00 5 10 5,00 7 8 7,00 2 8 2,00 29 40 29,00 335,243 11 44 105 593 104960
% 80

45 111 YAKUP TÜKMEN 3C 8 7 8,00 7 8 7,00 4 11 4,00 7 8 7,00 2 8 2,00 28 42 28,00 332,966 12 45 106 601 105906
% 81

46 539 EDA NUR BEZER 3C 6 9 6,00 4 11 4,00 9 6 9,00 9 6 9,00 6 4 6,00 34 36 34,00 332,472 13 46 107 604 106125
% 81

47 585 ENES BEZER 3C 6 9 6,00 9 6 9,00 3 12 3,00 5 10 5,00 4 6 4,00 27 43 27,00 327,627 14 47 112 627 108129
% 82

48 604 İBRAHİM DURS N 3C 7 8 7,00 8 7 8,00 8 7 8,00 2 13 2,00 6 4 6,00 31 39 31,00 327,110 15 48 113 630 108359
% 83

49 633 NEHİR KELEŞ 3C 7 8 7,00 5 10 5,00 8 7 8,00 7 8 7,00 3 6 3,00 30 39 30,00 326,076 16 49 114 636 108784
% 83

50 62300 ENES KOG K 3B 6 8 6,00 6 9 6,00 6 9 6,00 8 7 8,00 2 8 2,00 28 41 28,00 325,713 18 50 115 638 108943
% 83

51 601 HİRA DEMİR 3B 6 6 6,00 6 8 6,00 9 5 9,00 6 9 6,00 3 7 3,00 30 35 30,00 324,833 19 51 116 645 109289
% 83

52 542 ELİF SOLMAZ 3A 8 7 8,00 5 10 5,00 8 7 8,00 5 10 5,00 4 6 4,00 30 40 30,00 323,474 17 52 119 654 109889
% 84

53 0 ESM* UR ORAL 3B 6 9 6,00 8 7 8,00 6 8 6,00 4 11 4,00 4 6 4,00 28 41 28,00 323,169 20 53 120 656 110018
% 84

54 603 HİRANUR YILDIZ 3B 5 10 5,00 5 10 5,00 11 4 11,00 7 7 7,00 3 7 3,00 31 38 31,00 322,689 21 54 122 660 110213
% 84

55 438 BERNA TÜRKMEN 3A 8 4 8,00 7 4 7,00 6 7 6,00 4 9 4,00 1 9 1,00 26 33 26,00 320,981 18 55 124 670 110914
% 84

56 508 BARAN DEMİR 3B 4 11 4,00 6 9 6,00 10 5 10,00 6 9 6,00 4 4 4,00 30 38 30,00 318,881 22 56 125 676 111701
% 85

57 494 MUHAMED KAYA 3B 8 7 8,00 4 10 4,00 7 7 7,00 5 9 5,00 5 5 5,00 29 38 29,00 316,747 23 57 129 685 112508
% 86

58 671 RABİA DURS N 3C 5 10 5,00 5 10 5,00 7 8 7,00 6 9 6,00 7 3 7,00 30 40 30,00 316,687 17 58 130 686 112531
% 86

59 574 HA VN KOÇ* 3B 8 7 8,00 4 11 4,00 5 10 5,00 6 9 6,00 3 7 3,00 26 44 26,00 313,065 24 59 136 706 113891
% 87

60 561 FURKAN AYDIN 3B 4 11 4,00 5 10 5,00 9 6 9,00 6 9 6,00 4 6 4,00 28 42 28,00 310,165 25 60 138 727 114962
% 88

61 108 HAVVANUR CAN 3B 4 11 4,00 5 10 5,00 4 11 4,00 7 8 7,00 7 3 7,00 27 43 27,00 309,597 26 61 140 729 115162
% 88

62 109 ÖMER CAN 3A 4 11 4,00 7 8 7,00 3 12 3,00 5 10 5,00 6 4 6,00 25 45 25,00 308,509 19 62 142 735 115547
% 88

63 636 NURMUHAMET TAŞ 3C 3 12 3,00 6 9 6,00 6 9 6,00 7 8 7,00 3 7 3,00 25 45 25,00 307,525 18 63 144 739 115922
% 88

64 524 DEVRAN KAYA 3A 3 12 3,00 5 10 5,00 10 5 10,00 6 9 6,00 4 6 4,00 28 42 28,00 307,333 20 64 145 740 115988
% 88

65 504 AHMET ACN 3C 7 8 7,00 4 10 4,00 5 10 5,00 5 10 5,00 5 5 5,00 26 43 26,00 307,084 19 65 146 741 116058
% 88

66 56 EMİRHAN TÜRKMEN 3C 5 10 5,00 7 8 7,00 7 8 7,00 3 12 3,00 3 7 3,00 25 45 25,00 307,059 20 66 147 742 116066
% 88
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI PATNOS Değirmendüzü İlkokulu 3. SINIF 5.DENEME 79 174 886 131261

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT HAY FEN İNG

Türkçe Matematik Hay.Bil. Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 10,30 9 6 8,97 11 4 10,77 10 5 9,85 7 3 6,84 47 22 46,73 395,600

Okul Ortalaması 8 7 8,03 6 8 6,44 8 7 8,24 7 7 7,42 5 5 4,81 35 34 34,94 346,780

KATILIMLAR

67 549 EVİN AYDIN 3C 7 8 7,00 4 11 4,00 6 9 6,00 5 10 5,00 3 6 3,00 25 44 25,00 305,383 21 67 148 751 116700
% 89

68 646 UFU DURSUN 3A 4 11 4,00 5 10 5,00 7 8 7,00 5 10 5,00 5 4 5,00 26 43 26,00 302,750 21 68 152 766 117653
% 90

69 112 AYAZ TÜRKMEN 3A 6 6 6,00 5 10 5,00 5 10 5,00 4 11 4,00 4 6 4,00 24 43 24,00 301,575 22 69 154 775 118075
% 90

70 625 MUHAMMED K ELŞ 3A 3 12 3,00 5 10 5,00 5 10 5,00 7 8 7,00 4 6 4,00 24 46 24,00 300,798 23 70 155 777 118362
% 90

71 647 YEKBUN KAYA 3A 5 10 5,00 4 11 4,00 4 11 4,00 7 8 7,00 3 7 3,00 23 47 23,00 300,311 24 71 156 780 118521
% 90

72 581 MUEMİR OĞUZ 3C 5 10 5,00 5 10 5,00 5 10 5,00 5 9 5,00 2 8 2,00 22 47 22,00 297,338 22 72 160 796 119480
% 91

73 656 ZEY EP BEZER 3A 6 9 6,00 5 9 5,00 3 12 3,00 4 11 4,00 3 7 3,00 21 48 21,00 295,032 25 73 164 810 120168
% 92

74 569 RABİA KOÇAK 3B 5 10 5,00 4 11 4,00 6 9 6,00 4 11 4,00 3 7 3,00 22 48 22,00 290,315 27 74 166 827 121686
% 93

75 659 EMRE TÜRKMEN 3A 4 11 4,00 4 11 4,00 6 9 6,00 3 12 3,00 5 5 5,00 22 48 22,00 284,334 26 75 168 845 123528
% 94

76 552 MİRYUSUF BEZER 3B 5 9 5,00 4 11 4,00 2 13 2,00 5 10 5,00 2 8 2,00 18 51 18,00 284,068 28 76 169 846 123593
% 94

77 610 MENESA KURT 3C 3 10 3,00 3 12 3,00 4 10 4,00 6 9 6,00 5 5 5,00 21 46 21,00 282,782 23 77 170 847 123996
% 94

78 0 YASE M N AYDIN 3A 2 11 2,00 4 8 4,00 1 7 1,00 3 9 3,00 1 2 1,00 11 37 11,00 254,775 27 78 173 879 129411
% 99

79 0 ÖMT A  1 9 1,00 1 8 1,00 5 7 5,00 3 6 3,00 2 6 2,00 12 36 12,00 241,446 1 79 174 885 130525
% 99
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  SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI PATNOS Değirmendüzü İlkokulu 3. SINIF 5.DENEME 79 174 886 131261

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT HAY FEN İNG

Türkçe Matematik Hay.Bil. Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 10,30 9 6 8,97 11 4 10,77 10 5 9,85 7 3 6,84 47 22 46,73 395,600

Okul Ortalaması 8 7 8,03 6 8 6,44 8 7 8,24 7 7 7,42 5 5 4,81 35 34 34,94 346,780

SINIF:  

KATILIMLAR

1 0 ÖMT A  1 9 1,00 1 8 1,00 5 7 5,00 3 6 3,00 2 6 2,00 12 36 12,00 241,446 1 79 174 885 130525
% 99
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3A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI PATNOS Değirmendüzü İlkokulu 3. SINIF 5.DENEME 79 174 886 131261

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT HAY FEN İNG

Türkçe Matematik Hay.Bil. Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 10,30 9 6 8,97 11 4 10,77 10 5 9,85 7 3 6,84 47 22 46,73 395,600

Okul Ortalaması 8 7 8,03 6 8 6,44 8 7 8,24 7 7 7,42 5 5 4,81 35 34 34,94 346,780

SINIF: 3A

KATILIMLAR

1 626 MUHAMMED SOLMAZ3A 12 3 12,00 11 4 11,00 13 2 13,00 12 3 12,00 5 5 5,00 53 17 53,00 429,868 1 4 19 110 46915
% 36

2 644 ŞEVİN KURT 3A 13 2 13,00 8 7 8,00 12 3 12,00 14 1 14,00 4 6 4,00 51 19 51,00 421,094 2 5 25 144 53738
% 41

3 798 MEMİR KELEŞ 3A 11 4 11,00 11 4 11,00 11 4 11,00 11 4 11,00 6 4 6,00 50 20 50,00 417,344 3 6 26 154 56470
% 43

4 50 AHMET BİLİR 3A 13 2 13,00 9 6 9,00 11 4 11,00 11 4 11,00 5 5 5,00 49 21 49,00 412,695 4 8 33 176 59881
% 46

5 618 M ÇINAR DEMİR 3A 12 3 12,00 9 6 9,00 13 2 13,00 11 4 11,00 5 5 5,00 50 20 50,00 412,140 5 9 34 179 60272
% 46

6 544 YARN DURSUN 3A 10 5 10,00 9 6 9,00 12 3 12,00 12 3 12,00 5 5 5,00 48 22 48,00 404,495 6 11 40 216 65833
% 50

7 500 DEMHAT YILDIZ 3A 14 1 14,00 8 7 8,00 13 2 13,00 9 4 9,00 4 6 4,00 48 20 48,00 404,230 7 12 41 217 66058
% 50

8 650 ZEHRA CAN 3A 12 3 12,00 5 10 5,00 12 3 12,00 12 3 12,00 7 3 7,00 48 22 48,00 392,935 8 15 49 277 73792
% 56

9 640 RABİA NUR YILDIZ 3A 13 2 13,00 9 6 9,00 9 6 9,00 7 8 7,00 4 6 4,00 42 28 42,00 386,752 9 17 55 315 77864
% 59

10 599 HİCRAN CAN 3A 13 2 13,00 5 10 5,00 11 4 11,00 9 6 9,00 5 5 5,00 43 27 43,00 377,239 10 21 65 365 83687
% 64

11 326 MUSTAFA CAN 3A 10 5 10,00 8 7 8,00 10 5 10,00 9 6 9,00 3 7 3,00 40 30 40,00 374,974 11 22 66 380 84993
% 65

12 606 İSHAK CAN 3A 10 5 10,00 7 8 7,00 10 5 10,00 8 7 8,00 4 6 4,00 39 31 39,00 365,674 12 25 74 436 90200
% 69

13 142 ESRA KAYA 3A 8 7 8,00 7 8 7,00 10 5 10,00 5 10 5,00 5 5 5,00 35 35 35,00 342,895 13 37 98 556 101541
% 77

14 505 ARİN DURSUN 3A 7 5 7,00 6 8 6,00 7 8 7,00 9 6 9,00 3 7 3,00 32 34 32,00 339,938 14 39 100 568 102866
% 78

15 630 MUHAMMED CAN 3A 5 10 5,00 7 8 7,00 8 7 8,00 9 6 9,00 3 7 3,00 32 38 32,00 338,436 15 40 101 576 103523
% 79

16 590 SAHRA DEMİR 3A 8 5 8,00 6 9 6,00 6 9 6,00 8 7 8,00 3 6 3,00 31 36 31,00 337,920 16 41 102 578 103765
% 79

17 542 ELİF SOLMAZ 3A 8 7 8,00 5 10 5,00 8 7 8,00 5 10 5,00 4 6 4,00 30 40 30,00 323,474 17 52 119 654 109889
% 84

18 438 BERNA TÜRKMEN 3A 8 4 8,00 7 4 7,00 6 7 6,00 4 9 4,00 1 9 1,00 26 33 26,00 320,981 18 55 124 670 110914
% 84

19 109 ÖMER CAN 3A 4 11 4,00 7 8 7,00 3 12 3,00 5 10 5,00 6 4 6,00 25 45 25,00 308,509 19 62 142 735 115547
% 88

20 524 DEVRAN KAYA 3A 3 12 3,00 5 10 5,00 10 5 10,00 6 9 6,00 4 6 4,00 28 42 28,00 307,333 20 64 145 740 115988
% 88

21 646 UFU DURSUN 3A 4 11 4,00 5 10 5,00 7 8 7,00 5 10 5,00 5 4 5,00 26 43 26,00 302,750 21 68 152 766 117653
% 90

22 112 AYAZ TÜRKMEN 3A 6 6 6,00 5 10 5,00 5 10 5,00 4 11 4,00 4 6 4,00 24 43 24,00 301,575 22 69 154 775 118075
% 90

23 625 MUHAMMED K ELŞ 3A 3 12 3,00 5 10 5,00 5 10 5,00 7 8 7,00 4 6 4,00 24 46 24,00 300,798 23 70 155 777 118362
% 90

24 647 YEKBUN KAYA 3A 5 10 5,00 4 11 4,00 4 11 4,00 7 8 7,00 3 7 3,00 23 47 23,00 300,311 24 71 156 780 118521
% 90

25 656 ZEY EP BEZER 3A 6 9 6,00 5 9 5,00 3 12 3,00 4 11 4,00 3 7 3,00 21 48 21,00 295,032 25 73 164 810 120168
% 92

26 659 EMRE TÜRKMEN 3A 4 11 4,00 4 11 4,00 6 9 6,00 3 12 3,00 5 5 5,00 22 48 22,00 284,334 26 75 168 845 123528
% 94

27 0 YASE M N AYDIN 3A 2 11 2,00 4 8 4,00 1 7 1,00 3 9 3,00 1 2 1,00 11 37 11,00 254,775 27 78 173 879 129411
% 99

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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3B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI PATNOS Değirmendüzü İlkokulu 3. SINIF 5.DENEME 79 174 886 131261

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT HAY FEN İNG

Türkçe Matematik Hay.Bil. Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 10,30 9 6 8,97 11 4 10,77 10 5 9,85 7 3 6,84 47 22 46,73 395,600

Okul Ortalaması 8 7 8,03 6 8 6,44 8 7 8,24 7 7 7,42 5 5 4,81 35 34 34,94 346,780

SINIF: 3B

KATILIMLAR

1 607 LAMİA KELEŞ 3B 12 1 12,00 11 4 11,00 11 2 11,00 12 3 12,00 8 2 8,00 54 12 54,00 431,281 1 3 16 100 45760
% 35

2 624 İSLAM DURSUN 3B 12 3 12,00 8 7 8,00 14 1 14,00 12 3 12,00 6 4 6,00 52 18 52,00 414,817 2 7 30 168 58331
% 44

3 125 ESMA NUR SAÇAR 3B 12 3 12,00 10 5 10,00 11 4 11,00 10 5 10,00 6 4 6,00 49 21 49,00 411,164 3 10 36 183 60991
% 46

4 146 FURKAN KAYA 3B 12 3 12,00 9 6 9,00 12 3 12,00 9 6 9,00 7 3 7,00 49 21 49,00 404,141 4 13 42 218 66114
% 50

5 635 NİSANUR KOÇAK 3B 12 3 12,00 6 7 6,00 9 6 9,00 13 2 13,00 6 4 6,00 46 22 46,00 395,404 5 14 46 259 72130
% 55

6 621 EMİN CAN 3B 12 3 12,00 5 10 5,00 12 3 12,00 12 3 12,00 5 5 5,00 46 24 46,00 388,957 6 16 52 302 76412
% 58

7 563 HALİLİBRAH İM  KILIÇ3B 12 3 12,00 8 7 8,00 10 5 10,00 8 7 8,00 6 4 6,00 44 26 44,00 386,309 7 18 56 318 78130
% 60

8 131 MEDİNE KOÇAK 3B 12 3 12,00 6 8 6,00 10 5 10,00 9 6 9,00 9 1 9,00 46 23 46,00 384,248 8 19 58 333 79445
% 61

9 117 NER İZ YILDIZ 3B 12 3 12,00 7 8 7,00 11 4 11,00 6 9 6,00 5 5 5,00 41 29 41,00 370,458 9 23 68 405 87530
% 67

10 503 AGİT BARAN YILDIZ 3B 11 4 11,00 7 8 7,00 8 7 8,00 8 7 8,00 6 4 6,00 40 30 40,00 370,207 10 24 69 407 87673
% 67

11 555 ZEHRA ÇELEBİ 3B 9 6 9,00 8 7 8,00 10 5 10,00 6 9 6,00 8 2 8,00 41 29 41,00 365,260 11 26 76 438 90420
% 69

12 627 MUHAMEDŞAH OĞUZ3B 6 9 6,00 7 8 7,00 9 6 9,00 11 4 11,00 6 4 6,00 39 31 39,00 361,489 12 28 79 461 92435
% 70

13 518 CİHAT KOÇAK 3B 9 6 9,00 6 9 6,00 8 7 8,00 9 6 9,00 6 4 6,00 38 32 38,00 358,400 13 29 82 478 94036
% 72

14 0 MUH METBAR KURT 3B 9 6 9,00 7 8 7,00 9 6 9,00 7 8 7,00 1 1 1,00 33 29 33,00 347,471 14 32 92 531 99433
% 76

15 573 AYŞENUR KAYA 3B 8 7 8,00 6 9 6,00 9 6 9,00 6 9 6,00 9 1 9,00 38 32 38,00 346,985 15 33 93 534 99642
% 76

16 631 MUNZUR CARUS 3B 8 7 8,00 6 9 6,00 6 9 6,00 7 8 7,00 8 2 8,00 35 35 35,00 343,015 16 36 97 555 101491
% 77

17 611 ABDULLAH DEMİR 3B 7 8 7,00 9 6 9,00 5 10 5,00 5 10 5,00 3 6 3,00 29 40 29,00 335,301 17 43 104 592 104939
% 80

18 62300 ENES KOG K 3B 6 8 6,00 6 9 6,00 6 9 6,00 8 7 8,00 2 8 2,00 28 41 28,00 325,713 18 50 115 638 108943
% 83

19 601 HİRA DEMİR 3B 6 6 6,00 6 8 6,00 9 5 9,00 6 9 6,00 3 7 3,00 30 35 30,00 324,833 19 51 116 645 109289
% 83

20 0 ESM* UR ORAL 3B 6 9 6,00 8 7 8,00 6 8 6,00 4 11 4,00 4 6 4,00 28 41 28,00 323,169 20 53 120 656 110018
% 84

21 603 HİRANUR YILDIZ 3B 5 10 5,00 5 10 5,00 11 4 11,00 7 7 7,00 3 7 3,00 31 38 31,00 322,689 21 54 122 660 110213
% 84

22 508 BARAN DEMİR 3B 4 11 4,00 6 9 6,00 10 5 10,00 6 9 6,00 4 4 4,00 30 38 30,00 318,881 22 56 125 676 111701
% 85

23 494 MUHAMED KAYA 3B 8 7 8,00 4 10 4,00 7 7 7,00 5 9 5,00 5 5 5,00 29 38 29,00 316,747 23 57 129 685 112508
% 86

24 574 HA VN KOÇ* 3B 8 7 8,00 4 11 4,00 5 10 5,00 6 9 6,00 3 7 3,00 26 44 26,00 313,065 24 59 136 706 113891
% 87

25 561 FURKAN AYDIN 3B 4 11 4,00 5 10 5,00 9 6 9,00 6 9 6,00 4 6 4,00 28 42 28,00 310,165 25 60 138 727 114962
% 88

26 108 HAVVANUR CAN 3B 4 11 4,00 5 10 5,00 4 11 4,00 7 8 7,00 7 3 7,00 27 43 27,00 309,597 26 61 140 729 115162
% 88

27 569 RABİA KOÇAK 3B 5 10 5,00 4 11 4,00 6 9 6,00 4 11 4,00 3 7 3,00 22 48 22,00 290,315 27 74 166 827 121686
% 93

28 552 MİRYUSUF BEZER 3B 5 9 5,00 4 11 4,00 2 13 2,00 5 10 5,00 2 8 2,00 18 51 18,00 284,068 28 76 169 846 123593
% 94



3B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI PATNOS Değirmendüzü İlkokulu 3. SINIF 5.DENEME 79 174 886 131261

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT HAY FEN İNG

Türkçe Matematik Hay.Bil. Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 10,30 9 6 8,97 11 4 10,77 10 5 9,85 7 3 6,84 47 22 46,73 395,600

Okul Ortalaması 8 7 8,03 6 8 6,44 8 7 8,24 7 7 7,42 5 5 4,81 35 34 34,94 346,780

SINIF: 3B

KATILIMLAR
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3C SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI PATNOS Değirmendüzü İlkokulu 3. SINIF 5.DENEME 79 174 886 131261

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT HAY FEN İNG

Türkçe Matematik Hay.Bil. Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 10 5 10,30 9 6 8,97 11 4 10,77 10 5 9,85 7 3 6,84 47 22 46,73 395,600

Okul Ortalaması 8 7 8,03 6 8 6,44 8 7 8,24 7 7 7,42 5 5 4,81 35 34 34,94 346,780

SINIF: 3C

KATILIMLAR

1 3 YÜSRA OĞUZ 3C 13 2 13,00 13 2 13,00 14 1 14,00 13 2 13,00 9 1 9,00 62 8 62,00 462,938 1 1 6 26 20383
% 16

2 510 BERAT CAN CARUS 3C 13 2 13,00 12 3 12,00 14 1 14,00 13 2 13,00 8 2 8,00 60 10 60,00 454,510 2 2 10 50 27244
% 21

3 634 NESRİN OĞUZ 3C 11 4 11,00 6 9 6,00 12 3 12,00 9 6 9,00 8 2 8,00 46 24 46,00 381,704 3 20 60 344 80989
% 62

4 135 ELİF ÇELİK 3C 10 5 10,00 8 7 8,00 11 4 11,00 5 10 5,00 5 5 5,00 39 31 39,00 361,829 4 27 77 458 92273
% 70

5 619 MUHAMMED E RCANTÜKMEN3C 7 8 7,00 5 10 5,00 9 6 9,00 10 5 10,00 10 0 10,00 41 29 41,00 356,826 5 30 83 484 94837
% 72

6 276 KEMA L AYDIN 3C 8 7 8,00 4 11 4,00 11 4 11,00 10 5 10,00 5 5 5,00 38 32 38,00 350,105 6 31 89 519 98170
% 75

7 602 HİRA KURT 3C 11 4 11,00 4 11 4,00 10 5 10,00 6 8 6,00 6 4 6,00 37 32 37,00 345,744 7 34 95 541 100242
% 76

8 560 FATMA OĞUZ 3C 10 5 10,00 5 10 5,00 7 8 7,00 6 9 6,00 8 2 8,00 36 34 36,00 344,221 8 35 96 550 100937
% 77

9 562 HABİP ÇİÇEK 3C 6 8 6,00 5 10 5,00 9 6 9,00 9 6 9,00 7 3 7,00 36 33 36,00 340,900 9 38 99 563 102433
% 78

10 541 ELİF SAÇAR 3C 7 8 7,00 8 7 8,00 7 8 7,00 5 10 5,00 5 5 5,00 32 38 32,00 337,394 10 42 103 581 104014
% 79

11 595 MEHTAP ÇELİK 3C 8 6 8,00 7 8 7,00 5 10 5,00 7 8 7,00 2 8 2,00 29 40 29,00 335,243 11 44 105 593 104960
% 80

12 111 YAKUP TÜKMEN 3C 8 7 8,00 7 8 7,00 4 11 4,00 7 8 7,00 2 8 2,00 28 42 28,00 332,966 12 45 106 601 105906
% 81

13 539 EDA NUR BEZER 3C 6 9 6,00 4 11 4,00 9 6 9,00 9 6 9,00 6 4 6,00 34 36 34,00 332,472 13 46 107 604 106125
% 81

14 585 ENES BEZER 3C 6 9 6,00 9 6 9,00 3 12 3,00 5 10 5,00 4 6 4,00 27 43 27,00 327,627 14 47 112 627 108129
% 82

15 604 İBRAHİM DURS N 3C 7 8 7,00 8 7 8,00 8 7 8,00 2 13 2,00 6 4 6,00 31 39 31,00 327,110 15 48 113 630 108359
% 83

16 633 NEHİR KELEŞ 3C 7 8 7,00 5 10 5,00 8 7 8,00 7 8 7,00 3 6 3,00 30 39 30,00 326,076 16 49 114 636 108784
% 83

17 671 RABİA DURS N 3C 5 10 5,00 5 10 5,00 7 8 7,00 6 9 6,00 7 3 7,00 30 40 30,00 316,687 17 58 130 686 112531
% 86

18 636 NURMUHAMET TAŞ 3C 3 12 3,00 6 9 6,00 6 9 6,00 7 8 7,00 3 7 3,00 25 45 25,00 307,525 18 63 144 739 115922
% 88

19 504 AHMET ACN 3C 7 8 7,00 4 10 4,00 5 10 5,00 5 10 5,00 5 5 5,00 26 43 26,00 307,084 19 65 146 741 116058
% 88

20 56 EMİRHAN TÜRKMEN 3C 5 10 5,00 7 8 7,00 7 8 7,00 3 12 3,00 3 7 3,00 25 45 25,00 307,059 20 66 147 742 116066
% 88

21 549 EVİN AYDIN 3C 7 8 7,00 4 11 4,00 6 9 6,00 5 10 5,00 3 6 3,00 25 44 25,00 305,383 21 67 148 751 116700
% 89

22 581 MUEMİR OĞUZ 3C 5 10 5,00 5 10 5,00 5 10 5,00 5 9 5,00 2 8 2,00 22 47 22,00 297,338 22 72 160 796 119480
% 91

23 610 MENESA KURT 3C 3 10 3,00 3 12 3,00 4 10 4,00 6 9 6,00 5 5 5,00 21 46 21,00 282,782 23 77 170 847 123996
% 94
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