
OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI PATNOS Değirmendüzü İlkokulu 4. SINIF 6.DENEME 57 111 1748 121886

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT SOS FEN İNG

Türkçe Matematik Sosyal Bilgiler Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 9,10 9 6 8,88 9 6 8,76 9 6 8,81 6 4 5,97 42 27 41,52 336,720

Okul Ortalaması 6 8 6,46 5 10 5,32 7 8 6,56 6 9 5,58 4 6 3,93 28 41 27,85 255,150

KATILIMLAR

1 377 MUHAMMED ALTUN 4B 14 1 14,00 10 5 10,00 12 3 12,00 12 3 12,00 8 2 8,00 56 14 56,00 415,830 1 1 4 166 25828
% 21

2 543 MUHAMMED DURSUN4B 13 2 13,00 11 4 11,00 12 3 12,00 12 3 12,00 7 3 7,00 55 15 55,00 415,140 2 2 5 167 26172
% 21

3 582 NURBANUR BEZER 4B 13 2 13,00 10 5 10,00 10 4 10,00 10 5 10,00 5 5 5,00 48 21 48,00 381,610 3 3 10 376 43168
% 35

4 557 FATMANUR CAN 4A 10 5 10,00 9 6 9,00 11 4 11,00 13 2 13,00 3 7 3,00 46 24 46,00 372,220 1 4 17 443 47777
% 39

5 162 YUSUF KURT 4B 9 6 9,00 9 6 9,00 14 1 14,00 11 4 11,00 8 2 8,00 51 19 51,00 371,990 4 5 18 444 47893
% 39

6 369 ABDUSSAMED GÜLTEKİN4A 10 5 10,00 10 5 10,00 10 5 10,00 11 4 11,00 3 7 3,00 44 26 44,00 363,820 2 6 20 505 51824
% 43

7 566 İSMAİL CAN 4B 13 2 13,00 13 2 13,00 11 4 11,00 2 13 2,00 6 4 6,00 45 25 45,00 353,930 5 7 24 568 56428
% 46

8 104 HASAN KILIÇ 4B 13 2 13,00 9 6 9,00 9 6 9,00 7 8 7,00 4 6 4,00 42 28 42,00 345,880 6 8 27 620 60039
% 49

9 519 ZEYNEP BİLİR 4B 9 6 9,00 7 8 7,00 10 5 10,00 11 4 11,00 7 3 7,00 44 26 44,00 342,590 7 9 29 641 61465
% 50

10 163 ALİ ÖMER DEMİR 4B 5 10 5,00 10 5 10,00 12 3 12,00 10 5 10,00 7 3 7,00 44 26 44,00 339,710 8 10 31 659 62745
% 51

11 580 MİRAÇ BEZER 4A 7 8 7,00 7 8 7,00 10 5 10,00 11 4 11,00 4 6 4,00 39 31 39,00 321,210 3 11 34 803 70565
% 58

12 292 AYŞENUR YILDIZ 4B 7 8 7,00 6 9 6,00 12 3 12,00 8 7 8,00 7 3 7,00 40 30 40,00 303,650 9 12 37 944 77813
% 64

13 597 ZELİHA GÖRER 4A 6 9 6,00 8 7 8,00 10 5 10,00 8 7 8,00 3 6 3,00 35 34 35,00 298,530 4 13 40 981 79769
% 65

14 164 ZEYNEP KELEŞ 4B 10 5 10,00 9 6 9,00 8 7 8,00 3 12 3,00 3 7 3,00 33 37 33,00 291,870 10 14 43 1026 82475
% 68

15 136 NİSANUR KAYA 4A 7 7 7,00 7 8 7,00 10 5 10,00 6 9 6,00 6 4 6,00 36 33 36,00 290,120 5 15 46 1039 83140
% 68

16 314 NURHAN KAYA 4A 7 8 7,00 6 9 6,00 9 6 9,00 8 7 8,00 4 6 4,00 34 36 34,00 288,260 6 16 47 1054 83814
% 69

17 102 ECRİN CAN 4B 7 8 7,00 7 8 7,00 6 9 6,00 7 8 7,00 6 4 6,00 33 37 33,00 288,050 11 17 48 1056 83904
% 69

18 89 BÜNYAMİN D DURSUN4A 11 4 11,00 4 10 4,00 6 9 6,00 8 7 8,00 3 7 3,00 32 37 32,00 287,290 7 18 50 1062 84155
% 69

19 588 MİRAÇ   R GÖRER 4B 9 6 9,00 6 9 6,00 10 5 10,00 6 9 6,00 3 7 3,00 34 36 34,00 286,210 12 19 51 1070 84572
% 69

20 316 NUR ŞEVVAL TÜRKMEN4A 8 7 8,00 6 9 6,00 7 3 7,00 6 9 6,00 7 3 7,00 34 31 34,00 283,760 8 20 52 1089 85517
% 70

21 271 RABİA AYDIN  10 5 10,00 6 9 6,00 5 10 5,00 6 7 6,00 3 7 3,00 30 38 30,00 280,980 1 21 53 1105 86579
% 71

22 578 YUNUS OĞUZ 4B 9 6 9,00 4 11 4,00 8 7 8,00 7 8 7,00 6 4 6,00 34 36 34,00 279,960 13 22 55 1112 86976
% 71

23 123 UMUT YILMAZ 4B 9 6 9,00 6 9 6,00 10 5 10,00 4 11 4,00 3 6 3,00 32 37 32,00 271,550 14 23 58 1176 90250
% 74

24 512 ZEYNEP AYDIN A D 4B 7 8 7,00 4 10 4,00 5 9 5,00 9 6 9,00 4 6 4,00 29 39 29,00 268,970 15 24 59 1186 91278
% 75

25 579 BARIŞ ÇİÇEK 4B 9 6 9,00 6 9 6,00 2 13 2,00 5 10 5,00 4 6 4,00 26 44 26,00 262,860 16 25 60 1230 93605
% 77

26 223 AMİNE CARUS 4A 7 8 7,00 3 11 3,00 10 5 10,00 6 9 6,00 7 3 7,00 33 36 33,00 258,460 9 26 62 1261 95211
% 78

27 214 MELEK BEZER 4B 7 8 7,00 7 8 7,00 6 9 6,00 4 11 4,00 3 7 3,00 27 43 27,00 257,720 17 27 63 1266 95475
% 78

28 4 ALPEREN ÇİÇEK 4B 8 7 8,00 7 8 7,00 2 13 2,00 3 12 3,00 4 6 4,00 24 46 24,00 250,290 18 28 65 1306 98049
% 80

29 591 ZEHRA KAYA 4B 4 11 4,00 6 9 6,00 7 8 7,00 4 11 4,00 4 6 4,00 25 45 25,00 234,680 19 29 68 1428103687
% 85

30 551 SENA OĞUZ 4A 7 8 7,00 2 13 2,00 7 8 7,00 6 7 6,00 2 7 2,00 24 43 24,00 228,900 10 30 72 1462105747
% 87

31 533 ÜMÜRÜYA YILDIZ 4B 6 9 6,00 3 12 3,00 8 7 8,00 4 11 4,00 4 6 4,00 25 45 25,00 224,240 20 31 73 1486107271
% 88

32 348 EMİRHAN DEMİR 4A 6 9 6,00 2 13 2,00 1 13 1,00 7 8 7,00 5 5 5,00 21 48 21,00 223,950 11 32 74 1488107355
% 88

33 249 NİHAT DURSUN 4B 5 10 5,00 3 12 3,00 2 13 2,00 7 8 7,00 3 7 3,00 20 50 20,00 222,830 21 33 75 1492107725
% 88
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI PATNOS Değirmendüzü İlkokulu 4. SINIF 6.DENEME 57 111 1748 121886

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT SOS FEN İNG

Türkçe Matematik Sosyal Bilgiler Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 9,10 9 6 8,88 9 6 8,76 9 6 8,81 6 4 5,97 42 27 41,52 336,720

Okul Ortalaması 6 8 6,46 5 10 5,32 7 8 6,56 6 9 5,58 4 6 3,93 28 41 27,85 255,150

KATILIMLAR

34 593 UĞUR KAYA 4B 5 10 5,00 4 11 4,00 5 10 5,00 5 10 5,00 2 8 2,00 21 49 21,00 221,050 22 34 76 1505108291
% 89

35 487 SONER KELEŞ 4B 5 10 5,00 6 9 6,00 3 12 3,00 2 13 2,00 5 5 5,00 21 49 21,00 219,920 23 35 78 1509108672
% 89

36 570 ELİF KURT 4A 3 12 3,00 5 10 5,00 3 7 3,00 6 9 6,00 2 8 2,00 19 46 19,00 219,250 12 36 79 1511108911
% 89

37 0 MEHMET ÇELEBİ 4A 3 12 3,00 5 10 5,00 6 9 6,00 4 11 4,00 3 7 3,00 21 49 21,00 214,420 13 37 81 1536110467
% 91

38 57100 DAVUT ÇELEBİ 4A 7 8 7,00 4 11 4,00 4 11 4,00 1 11 1,00 3 7 3,00 19 48 19,00 205,200 14 38 85 1594113253
% 93

39 522 YASİN DURSUN 4B 3 12 3,00 3 12 3,00 6 9 6,00 4 11 4,00 5 5 5,00 21 49 21,00 202,760 24 39 86 1610113962
% 93

40 665 VİYAN ARİN  3 12 3,00 5 10 5,00 2 13 2,00 4 11 4,00 2 7 2,00 16 53 16,00 202,240 2 40 87 1611114093
% 94

41 530 MUHAMMED KELEŞ 4B 3 12 3,00 2 13 2,00 5 10 5,00 6 9 6,00 3 6 3,00 19 50 19,00 200,900 25 41 89 1618114424
% 94

42 25600 YUSUF GÜLTEKİN 4A 4 11 4,00 3 12 3,00 5 10 5,00 3 12 3,00 4 6 4,00 19 51 19,00 196,820 15 42 93 1631115466
% 95

43 589 ADAR KAYA 4B 6 9 6,00 3 12 3,00 6 9 6,00 2 13 2,00 1 9 1,00 18 52 18,00 196,540 26 43 94 1633115547
% 95

44 5580 MUHAMETALİ CAN  4 11 4,00 4 11 4,00 3 11 3,00 2 12 2,00 5 5 5,00 18 50 18,00 196,180 3 44 95 1636115641
% 95

45 0 RABİYA KAYA 4A 2 9 2,00 2 12 2,00 5 9 5,00 7 7 7,00 1 8 1,00 17 45 17,00 196,150 16 45 96 1637115650
% 95

46 145 AYŞE ÇİÇEK 4A 2 13 2,00 4 11 4,00 3 9 3,00 4 11 4,00 4 6 4,00 17 50 17,00 195,020 17 46 98 1641115989
% 95

47 52900 ASLAN KELEŞ 4A 3 12 3,00 3 12 3,00 6 9 6,00 4 11 4,00 2 8 2,00 18 52 18,00 194,420 18 47 99 1643116132
% 95

48 52700 FATMANUR KURT 4A 5 10 5,00 2 13 2,00 8 7 8,00 2 13 2,00 2 8 2,00 19 51 19,00 188,890 19 48 101 1667117387
% 96

49 558 NİSANUR BEZER 4A 4 11 4,00 3 11 3,00 5 10 5,00 2 13 2,00 3 7 3,00 17 52 17,00 186,710 20 49 102 1674117819
% 97

50 27800 YUSUFAHMET SOLMAZ  Z4B 2 13 2,00 3 12 3,00 4 11 4,00 4 11 4,00 1 9 1,00 14 56 14,00 180,420 27 50 103 1686118860
% 98

51 379 ABDUSSAMET ALTUN4A 4 11 4,00 2 13 2,00 3 12 3,00 2 13 2,00 5 5 5,00 16 54 16,00 178,960 21 51 104 1692119045
% 98

52 526 BÜNYAMİN KILIÇ 4A 6 9 6,00 2 13 2,00 4 11 4,00 1 14 1,00 2 8 2,00 15 55 15,00 178,680 22 52 105 1694119089
% 98

53 37000 SAMİ YUSUF İNAL Z 4A 4 10 4,00 2 13 2,00 5 10 5,00 2 13 2,00 2 8 2,00 15 54 15,00 175,320 23 53 106 1704119547
% 98

54 520 MUHAMMED KELEŞ 4B 3 12 3,00 2 12 2,00 2 13 2,00 3 12 3,00 4 5 4,00 14 54 14,00 174,640 28 54 107 1706119621
% 98

55 422 İSMAİL BEZER 4A 2 13 2,00 4 11 4,00 3 12 3,00 1 14 1,00 4 6 4,00 14 56 14,00 173,030 24 55 108 1712119801
% 98

56 589 İSMAİL O U OĞUZ 4A 2 13 2,00 4 11 4,00 2 13 2,00 2 12 2,00 2 8 2,00 12 57 12,00 172,450 25 56 109 1713119850
% 98

57 0 İNAL KAYA 4A 1 14 1,00 3 12 3,00 4 10 4,00 3 12 3,00 1 9 1,00 12 57 12,00 166,570 26 57 110 1718120373
% 99

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI PATNOS Değirmendüzü İlkokulu 4. SINIF 6.DENEME 57 111 1748 121886

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT SOS FEN İNG

Türkçe Matematik Sosyal Bilgiler Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 9,10 9 6 8,88 9 6 8,76 9 6 8,81 6 4 5,97 42 27 41,52 336,720

Okul Ortalaması 6 8 6,46 5 10 5,32 7 8 6,56 6 9 5,58 4 6 3,93 28 41 27,85 255,150

KATILIMLAR
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  SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI PATNOS Değirmendüzü İlkokulu 4. SINIF 6.DENEME 57 111 1748 121886

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT SOS FEN İNG

Türkçe Matematik Sosyal Bilgiler Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 9,10 9 6 8,88 9 6 8,76 9 6 8,81 6 4 5,97 42 27 41,52 336,720

Okul Ortalaması 6 8 6,46 5 10 5,32 7 8 6,56 6 9 5,58 4 6 3,93 28 41 27,85 255,150

SINIF:  

KATILIMLAR

1 271 RABİA AYDIN  10 5 10,00 6 9 6,00 5 10 5,00 6 7 6,00 3 7 3,00 30 38 30,00 280,980 1 21 53 1105 86579
% 71

2 665 VİYAN ARİN  3 12 3,00 5 10 5,00 2 13 2,00 4 11 4,00 2 7 2,00 16 53 16,00 202,240 2 40 87 1611114093
% 94

3 5580 MUHAMETALİ CAN  4 11 4,00 4 11 4,00 3 11 3,00 2 12 2,00 5 5 5,00 18 50 18,00 196,180 3 44 95 1636115641
% 95

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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4A SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI PATNOS Değirmendüzü İlkokulu 4. SINIF 6.DENEME 57 111 1748 121886

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT SOS FEN İNG

Türkçe Matematik Sosyal Bilgiler Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 9,10 9 6 8,88 9 6 8,76 9 6 8,81 6 4 5,97 42 27 41,52 336,720

Okul Ortalaması 6 8 6,46 5 10 5,32 7 8 6,56 6 9 5,58 4 6 3,93 28 41 27,85 255,150

SINIF: 4A

KATILIMLAR

1 557 FATMANUR CAN 4A 10 5 10,00 9 6 9,00 11 4 11,00 13 2 13,00 3 7 3,00 46 24 46,00 372,220 1 4 17 443 47777
% 39

2 369 ABDUSSAMED GÜLTEKİN4A 10 5 10,00 10 5 10,00 10 5 10,00 11 4 11,00 3 7 3,00 44 26 44,00 363,820 2 6 20 505 51824
% 43

3 580 MİRAÇ BEZER 4A 7 8 7,00 7 8 7,00 10 5 10,00 11 4 11,00 4 6 4,00 39 31 39,00 321,210 3 11 34 803 70565
% 58

4 597 ZELİHA GÖRER 4A 6 9 6,00 8 7 8,00 10 5 10,00 8 7 8,00 3 6 3,00 35 34 35,00 298,530 4 13 40 981 79769
% 65

5 136 NİSANUR KAYA 4A 7 7 7,00 7 8 7,00 10 5 10,00 6 9 6,00 6 4 6,00 36 33 36,00 290,120 5 15 46 1039 83140
% 68

6 314 NURHAN KAYA 4A 7 8 7,00 6 9 6,00 9 6 9,00 8 7 8,00 4 6 4,00 34 36 34,00 288,260 6 16 47 1054 83814
% 69

7 89 BÜNYAMİN D DURSUN4A 11 4 11,00 4 10 4,00 6 9 6,00 8 7 8,00 3 7 3,00 32 37 32,00 287,290 7 18 50 1062 84155
% 69

8 316 NUR ŞEVVAL TÜRKMEN4A 8 7 8,00 6 9 6,00 7 3 7,00 6 9 6,00 7 3 7,00 34 31 34,00 283,760 8 20 52 1089 85517
% 70

9 223 AMİNE CARUS 4A 7 8 7,00 3 11 3,00 10 5 10,00 6 9 6,00 7 3 7,00 33 36 33,00 258,460 9 26 62 1261 95211
% 78

10 551 SENA OĞUZ 4A 7 8 7,00 2 13 2,00 7 8 7,00 6 7 6,00 2 7 2,00 24 43 24,00 228,900 10 30 72 1462105747
% 87

11 348 EMİRHAN DEMİR 4A 6 9 6,00 2 13 2,00 1 13 1,00 7 8 7,00 5 5 5,00 21 48 21,00 223,950 11 32 74 1488107355
% 88

12 570 ELİF KURT 4A 3 12 3,00 5 10 5,00 3 7 3,00 6 9 6,00 2 8 2,00 19 46 19,00 219,250 12 36 79 1511108911
% 89

13 0 MEHMET ÇELEBİ 4A 3 12 3,00 5 10 5,00 6 9 6,00 4 11 4,00 3 7 3,00 21 49 21,00 214,420 13 37 81 1536110467
% 91

14 57100 DAVUT ÇELEBİ 4A 7 8 7,00 4 11 4,00 4 11 4,00 1 11 1,00 3 7 3,00 19 48 19,00 205,200 14 38 85 1594113253
% 93

15 25600 YUSUF GÜLTEKİN 4A 4 11 4,00 3 12 3,00 5 10 5,00 3 12 3,00 4 6 4,00 19 51 19,00 196,820 15 42 93 1631115466
% 95

16 0 RABİYA KAYA 4A 2 9 2,00 2 12 2,00 5 9 5,00 7 7 7,00 1 8 1,00 17 45 17,00 196,150 16 45 96 1637115650
% 95

17 145 AYŞE ÇİÇEK 4A 2 13 2,00 4 11 4,00 3 9 3,00 4 11 4,00 4 6 4,00 17 50 17,00 195,020 17 46 98 1641115989
% 95

18 52900 ASLAN KELEŞ 4A 3 12 3,00 3 12 3,00 6 9 6,00 4 11 4,00 2 8 2,00 18 52 18,00 194,420 18 47 99 1643116132
% 95

19 52700 FATMANUR KURT 4A 5 10 5,00 2 13 2,00 8 7 8,00 2 13 2,00 2 8 2,00 19 51 19,00 188,890 19 48 101 1667117387
% 96

20 558 NİSANUR BEZER 4A 4 11 4,00 3 11 3,00 5 10 5,00 2 13 2,00 3 7 3,00 17 52 17,00 186,710 20 49 102 1674117819
% 97

21 379 ABDUSSAMET ALTUN4A 4 11 4,00 2 13 2,00 3 12 3,00 2 13 2,00 5 5 5,00 16 54 16,00 178,960 21 51 104 1692119045
% 98

22 526 BÜNYAMİN KILIÇ 4A 6 9 6,00 2 13 2,00 4 11 4,00 1 14 1,00 2 8 2,00 15 55 15,00 178,680 22 52 105 1694119089
% 98

23 37000 SAMİ YUSUF İNAL Z 4A 4 10 4,00 2 13 2,00 5 10 5,00 2 13 2,00 2 8 2,00 15 54 15,00 175,320 23 53 106 1704119547
% 98

24 422 İSMAİL BEZER 4A 2 13 2,00 4 11 4,00 3 12 3,00 1 14 1,00 4 6 4,00 14 56 14,00 173,030 24 55 108 1712119801
% 98

25 589 İSMAİL O U OĞUZ 4A 2 13 2,00 4 11 4,00 2 13 2,00 2 12 2,00 2 8 2,00 12 57 12,00 172,450 25 56 109 1713119850
% 98

26 0 İNAL KAYA 4A 1 14 1,00 3 12 3,00 4 10 4,00 3 12 3,00 1 9 1,00 12 57 12,00 166,570 26 57 110 1718120373
% 99

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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4B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI PATNOS Değirmendüzü İlkokulu 4. SINIF 6.DENEME 57 111 1748 121886

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT SOS FEN İNG

Türkçe Matematik Sosyal Bilgiler Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 9,10 9 6 8,88 9 6 8,76 9 6 8,81 6 4 5,97 42 27 41,52 336,720

Okul Ortalaması 6 8 6,46 5 10 5,32 7 8 6,56 6 9 5,58 4 6 3,93 28 41 27,85 255,150

SINIF: 4B

KATILIMLAR

1 377 MUHAMMED ALTUN 4B 14 1 14,00 10 5 10,00 12 3 12,00 12 3 12,00 8 2 8,00 56 14 56,00 415,830 1 1 4 166 25828
% 21

2 543 MUHAMMED DURSUN4B 13 2 13,00 11 4 11,00 12 3 12,00 12 3 12,00 7 3 7,00 55 15 55,00 415,140 2 2 5 167 26172
% 21

3 582 NURBANUR BEZER 4B 13 2 13,00 10 5 10,00 10 4 10,00 10 5 10,00 5 5 5,00 48 21 48,00 381,610 3 3 10 376 43168
% 35

4 162 YUSUF KURT 4B 9 6 9,00 9 6 9,00 14 1 14,00 11 4 11,00 8 2 8,00 51 19 51,00 371,990 4 5 18 444 47893
% 39

5 566 İSMAİL CAN 4B 13 2 13,00 13 2 13,00 11 4 11,00 2 13 2,00 6 4 6,00 45 25 45,00 353,930 5 7 24 568 56428
% 46

6 104 HASAN KILIÇ 4B 13 2 13,00 9 6 9,00 9 6 9,00 7 8 7,00 4 6 4,00 42 28 42,00 345,880 6 8 27 620 60039
% 49

7 519 ZEYNEP BİLİR 4B 9 6 9,00 7 8 7,00 10 5 10,00 11 4 11,00 7 3 7,00 44 26 44,00 342,590 7 9 29 641 61465
% 50

8 163 ALİ ÖMER DEMİR 4B 5 10 5,00 10 5 10,00 12 3 12,00 10 5 10,00 7 3 7,00 44 26 44,00 339,710 8 10 31 659 62745
% 51

9 292 AYŞENUR YILDIZ 4B 7 8 7,00 6 9 6,00 12 3 12,00 8 7 8,00 7 3 7,00 40 30 40,00 303,650 9 12 37 944 77813
% 64

10 164 ZEYNEP KELEŞ 4B 10 5 10,00 9 6 9,00 8 7 8,00 3 12 3,00 3 7 3,00 33 37 33,00 291,870 10 14 43 1026 82475
% 68

11 102 ECRİN CAN 4B 7 8 7,00 7 8 7,00 6 9 6,00 7 8 7,00 6 4 6,00 33 37 33,00 288,050 11 17 48 1056 83904
% 69

12 588 MİRAÇ   R GÖRER 4B 9 6 9,00 6 9 6,00 10 5 10,00 6 9 6,00 3 7 3,00 34 36 34,00 286,210 12 19 51 1070 84572
% 69

13 578 YUNUS OĞUZ 4B 9 6 9,00 4 11 4,00 8 7 8,00 7 8 7,00 6 4 6,00 34 36 34,00 279,960 13 22 55 1112 86976
% 71

14 123 UMUT YILMAZ 4B 9 6 9,00 6 9 6,00 10 5 10,00 4 11 4,00 3 6 3,00 32 37 32,00 271,550 14 23 58 1176 90250
% 74

15 512 ZEYNEP AYDIN A D 4B 7 8 7,00 4 10 4,00 5 9 5,00 9 6 9,00 4 6 4,00 29 39 29,00 268,970 15 24 59 1186 91278
% 75

16 579 BARIŞ ÇİÇEK 4B 9 6 9,00 6 9 6,00 2 13 2,00 5 10 5,00 4 6 4,00 26 44 26,00 262,860 16 25 60 1230 93605
% 77

17 214 MELEK BEZER 4B 7 8 7,00 7 8 7,00 6 9 6,00 4 11 4,00 3 7 3,00 27 43 27,00 257,720 17 27 63 1266 95475
% 78

18 4 ALPEREN ÇİÇEK 4B 8 7 8,00 7 8 7,00 2 13 2,00 3 12 3,00 4 6 4,00 24 46 24,00 250,290 18 28 65 1306 98049
% 80

19 591 ZEHRA KAYA 4B 4 11 4,00 6 9 6,00 7 8 7,00 4 11 4,00 4 6 4,00 25 45 25,00 234,680 19 29 68 1428103687
% 85

20 533 ÜMÜRÜYA YILDIZ 4B 6 9 6,00 3 12 3,00 8 7 8,00 4 11 4,00 4 6 4,00 25 45 25,00 224,240 20 31 73 1486107271
% 88

21 249 NİHAT DURSUN 4B 5 10 5,00 3 12 3,00 2 13 2,00 7 8 7,00 3 7 3,00 20 50 20,00 222,830 21 33 75 1492107725
% 88

22 593 UĞUR KAYA 4B 5 10 5,00 4 11 4,00 5 10 5,00 5 10 5,00 2 8 2,00 21 49 21,00 221,050 22 34 76 1505108291
% 89

23 487 SONER KELEŞ 4B 5 10 5,00 6 9 6,00 3 12 3,00 2 13 2,00 5 5 5,00 21 49 21,00 219,920 23 35 78 1509108672
% 89

24 522 YASİN DURSUN 4B 3 12 3,00 3 12 3,00 6 9 6,00 4 11 4,00 5 5 5,00 21 49 21,00 202,760 24 39 86 1610113962
% 93

25 530 MUHAMMED KELEŞ 4B 3 12 3,00 2 13 2,00 5 10 5,00 6 9 6,00 3 6 3,00 19 50 19,00 200,900 25 41 89 1618114424
% 94

26 589 ADAR KAYA 4B 6 9 6,00 3 12 3,00 6 9 6,00 2 13 2,00 1 9 1,00 18 52 18,00 196,540 26 43 94 1633115547
% 95

27 27800 YUSUFAHMET SOLMAZ  Z4B 2 13 2,00 3 12 3,00 4 11 4,00 4 11 4,00 1 9 1,00 14 56 14,00 180,420 27 50 103 1686118860
% 98

28 520 MUHAMMED KELEŞ 4B 3 12 3,00 2 12 2,00 2 13 2,00 3 12 3,00 4 5 4,00 14 54 14,00 174,640 28 54 107 1706119621
% 98



4B SINIFI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

AĞRI PATNOS Değirmendüzü İlkokulu 4. SINIF 6.DENEME 57 111 1748 121886

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TÜR MAT SOS FEN İNG

Türkçe Matematik Sosyal Bilgiler Fen İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 9 6 9,10 9 6 8,88 9 6 8,76 9 6 8,81 6 4 5,97 42 27 41,52 336,720

Okul Ortalaması 6 8 6,46 5 10 5,32 7 8 6,56 6 9 5,58 4 6 3,93 28 41 27,85 255,150

SINIF: 4B
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